De: espoir.isere-cancer espoirisere-cancer@wanadoao.ir
Objet: RE: demande subvenlion 2016
Date: 30 mars 2016 18:53
A: Muriel Jacquier-Sarlin muriel.jacquier-sarin@ujf-grenoble.fr

Madame , le 29 Mars 2016

C’est avec un grand plaisir , aprés avoir consulté le conseil scientifique ., que nous vous
accordons le montant demandée soit 15.000€ afin de vous aider 2 mener a bien votre
recherche .par I’achat du matériel nécessaire. .

Je vous remercie de bien vouloir nous tenir informé de la suite de vos travaux

Nous pouvons régler vos factures directement au Fournisseur aprés réception et avec voire
accord .

Bien cordialement

Nicole

Nicole Audrain

Espoir Isére contre le cancer

2 allée des Mitailléres

38240 Meylan

espoir.isere-cancer@wanadoo.fr

www.espoirisere-cancer.com

De : Muriel Jacquier-Sarlin [mailto:muriel. jacquier-sarlin@ujf-grenoble.fr]
Envoyé : lundi 29 février 2016 15:41

A: espoir.isere-cancer

Objet : Re: demande subvention 2016

Bonjour Madame,

Nous vous remercions pour votre réponse et pour [’intérét que vous portez & nos travaux.
Nous restons a votre disposition pou toutes informations complémentaires en attente de votre
réponse définitive.

Bien cordialement

Muriel Sarlin

Le 29 févr. 2016 a 14:48, espoir.isere-cancer <espoir.is anceri@wanadoo.[i> a

écrit :

Bonjour,

Madame

Jaccuse réception de votre demande, dont nous avons pris connaissance et qui a
retenue toute notre attention .

L’équipe et moi-méme ne ferons pas d’obstacle a cet accord , cependant nous
vous demandons un peu de temps car nous devons le soumetire au conseil
scientifique et & son Président .

Nous vous donnerons une réponse définitive des réception des accords .

Je vous prie de croire , Madame , en nos sentiments les meilleurs .

Nicole Audrain
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CONMTRE
LE CANCER

LA LESUE

COMITE DE L'ISERE Madame Muriel JACQUIER SARLIN

Inserm U836

Grenoble Institut des Neurosciences
Chemin Fortuné Ferrini

Site Santé BP 170

38042 GRENOBLE CEDEX 9

Grenoble, le 30 décemtqre 2009

N° DOSSIER : ROSJACQUIER

Chére Madame,

J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil d’Administration du Comité de I'lsére de la
Ligue Contre le Cancer a accepté, au cours de la séance du 15.12.2009, et sur
proposition du Président du Comité, membre de la Conférence de Coordination Rhéne-
Alpes Auvergne, de participer au financement de vos travaux de recherche intitulés :

Les récepteurs aux « corticotropin releasing factor » (CRF) dans les cancers
colorectaux : une cible thérapeutique potentielle ?

Le montant de la participation de notre Comité est de 10.000 € pour le financement de
fonctionnement.

Pour le suivi de cette subvention, nous vous remercions de prendre connaissance de
I'annexe ci-jointe. '

Je vous prie d’'agréer, chére Madame, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

La Présidente
Pr Claudine AGNIUS-DELORD

LIGUE CONTRE LE CANCER

Comité de I'lsére

8, rue du Général Ferrié - 38100 Grenoble

Tél, : 04 76 47 63 63 - Fax ; 04 76 46 73 21 - E-mall : cd38@ligue-cancer.net
M® SIRET 779 559 426 00035

COMITE DE LA CHARTE
0E BLONTOAGET.

DES QIGANISANGHT SOCIAFS
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COMITE DE SAVOIE Madame la Présidente du Comité Départemental
De la Ligue Contre le Cancer
a
Madame Muriel Jacquier Sarlin
Université Joseph Fourier — Inserm U836
BP 170
38042 Grenoble Cedex 9

Réf. : MB/MM/137/09 Chambéry, le 16 Décembre 2009

Madame,

Aprés étude du Conseil Scientifigue Inter Régional, la Commission
de Coordination a sélectionné votre projet de recherche intitulé :

Les recepteurs aux « corticotropin releasing factor » (CFR) dans les
cancers colorectaux : une cible thérapeutique potentielle

Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil dAdministration du Comité
de Savoie du 11 Décembre 2009 a décidé de vous attribuer la somme de

10 000 €
sachant que le Comité de I'lsere attribuera également a ce projet 10 OO0€.

Vous trouverez ci-joint le contrat de financement que nous vous laissons le soin
de remettre a votre organisme pour signature et retour a notre Comité.

Le cheque vous sera remis personnellement lors d’une cérémonie officielle, avec
tous les chercheurs, qui se tiendra au mois de Juin 2010 a Chambery et, au cours de
l[aquelle nous vous demanderons d'exposer votre projet.

Entre temps, nous vous souhaitons de bonnes fétes et vous présentons nos
meilleurs veeux pour 2010.

)

La E{;égﬁente La Déléguée Recherche [
_l. H';_‘Wi - /E( (e « (S
Malika BERNOU Marie-Thérese PALLUD.__—

¥

LIGUE NATIONALE COMTRE LE CANCER
Comité de Savoie

3, place Maché - 73000 Chambéry oI Ry A
Tél, 04 79 62 19 46 - Fax 04 79 96 31 18 ': by .
E-mail : cd¥3@ligue-cancer.net
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Grenoble, le mardi 2 septembre 2008 Docteur Muriel JACQUIER-SARLIN
Grenoble {nstitut des Neurosciences
Université Joseph Fourier
INSERM n° U 836-UJF-CEA-CHU
BP170
38042 GRENOBLE CEDEX 9

Madame,

Suite a votre demande de subventions du 11 avril 2008, concernant Pachat d’un systéme
pour photographier des gels de protéines et d’ADN, et d'un réservoir cryogénique, apreés
Iaccord du Conseil Scientifigue, j'ai le plaisir de vous informer de I'accord du Conseil
d’administration du GEFLUC pour le financement demandé de 16 000 €.

Il vous appartient de commander votre matériel et nous adresser |es factures acquittées par

vOs s0ins, nous en effectuerons le réglement dés réception.
Le bureau du GEFLUC demande qu'a la fin de votre étude avec I'aide du matériel qu’il
finance, un rapport succinct lui soit adressé afin de pouvoir informer nos adhérents du bien

fondé de leur don.

Nous vous prions de croire, chére Madame, en I'expression de nos plus sincéres salutations

et vous souhaite succés pour votre étude.

Le Délégué Régional

André DESMERGER

GEFLUC GRENOBLE-DAUPHINE-SAVOIE

n COMITE DE LA CHARTE Groupemenl des Entreprises Frangaises dans la Lutle conlra le Cancer
; . 12 rue Augusie Ravier - 38100 GRENOBLE

dOf]ﬂer en CDHFIUHCG Tel &t Fax 04 76 03 19 50

Azsoclanion déciards, alilfde 4 a Faddrion Nadonale des GEFLUG reconnue o il publique




Le président

J ‘ Mme Muriel JACQUIER-SARLIN

/]

Association INSTITUT ALBERT BONNIOT
pour la Recherche Laho Etudes Différenciation Adhérence Cellulaires
sur le Cancer CNRS UMR 5538 - Universiié Grenohle |
: T Domaine de la Merci
Reconnue d'utilité publigue 38706 LA TRONCHE
JRMLD/MDV - AD5/3/3782 : Villejuif, te 16 décembre 2005

Chére Madame,

Nrwie aunng la nlsiclr da yous annoncer, qu'aprés avis favorable des Instances Scientifinues de AR i ont expertisé volre dossier dans le cadre de

I'appel & projets 2005, le Conseil d'Administration réuni en séance le 15 décembre 2005, a donné son accord pour le financement de volre projet de

techerche intitulé ; ‘

~ Un nouveau réle pour fa protéine p120ctn dans fa progression fumorale : fransfert et fonction de p120ctn dans les centrosomes au cours de fa
fransition épithélio-mésenchymateuse.

Cefte subvention est de 50 000 € TTC sur 24 mois & compter de la date d'attribution du Conseil d’Administration. Au terme de cette période, vous
devez adresser au service de 'expertise scientifique de 'ARC, par courrier séparé, le compte rendu scientifique de vos fravaux ainsi quune courte
nole de présentation de vofre recherche et des résultats obtenus en langage grand public. Toute publication issue de ce projet de recherche devra
obligatoirement mentionner la participation financiére de lARC.

Les modalités sont les suivantes :

« Votre numéro dfidentification ARC correspondant a ce projet de recherche est le N° 3782,
e La ventilation & respecterest:

1. Frais de fonctionnement

et petits équipements (colit unitaire < 30 000 € TTC) : 46500 €TTC

2. Frais de mission : JH00€TTC
* Un certain nombre de documents doivent étre renvoyés diiment remplis pour permettre le déblocage des fonds (voir documents joints).
¢ La date limite d'utilisation de la subvention doit étre respectée : nous vous accordons une tolérance administrative de 12 mois pour 'utilisation de

votre subvention, soil jusqu'au 15 décembre 2008. En fout état de cause, atcun réglement ne sera effectué par I'ARC au-dela de cefte date.

Vous trouverez ci-joint un support plastifié destiné 4 étre affiché dans votre laborataire ; il fait état de la générosité des donateurs de 'ARC.

Nous vous prions de croire, Chére Madame, a I'assurance de notre considération distinguée.

Le Président du Conseil Scientifique de Le Président
['Assaciation pour la Recherche de 'Associalion pour la Recherche
sur le Cancer sur le Cancer

Pr Hugues de THE

Jacques RAYNAUD

P.J.  Informations générales (en bleu) et documents a renvoyer a FARC {en blanc)

9, rue Guy Moguet 94803 Villejuif Cedex )
Tél. 01 45 59 50 50 4 Fax : 01 47 26 04 75 » www.arc.asso.fr , [" GOMITE DE LA CHARTE

donner en conflan
C.C.P. 909 U Paris » Siret 785 789 454 000 36 prner en <@



